
Von: Stephanie Euchner offres@groupemutuel.ch
Betreff: RE : Re: Ihre Anfragen vom 29. April 2017, 24. April 2017 und 19. Mai 2017
Datum: 22. Mai 2017 um 09:16

An: Andreas Volkart andreas.volkart@gmx.ch

Sehr geehrter Herr Volkart

Vielen Dank für Ihre E-Mail vom 21. Mai 2017.

Wir können Ihnen bestätigen, dass die Avenir Krankenversicherung AG, Rue
des Cèdres 5, 1920 Martigny eine Krankenversicherung der Groupe Mutuel ist
und somit die Antworten auf Ihre Schreiben identisch sind.

Haben Sie Fragen? Gerne sind wir für Sie da.

Freundliche Grüsse

Avenir Krankenversicherung AG

Stephanie Euchner
Mitarbeiterin
KMO Offerten

Tel.: 0800 808 848
Fax: 058 758 59 95
www.groupemutuel.ch
---------------------------------------------------------------------
Groupe Mutuel - Rue des Cèdres 5 - Postfach - 1919 Martigny

-----Original Message-----
From: Andreas Volkart <andreas.volkart@gmx.ch>
Sent: 21.05.2017 19:01:58
To: Stephanie Euchner <offres@groupemutuel.ch>
Subject: Re: Ihre Anfragen vom 29. April 2017, 24. April 2017 und 19. Mai
2017

Sehr geehrte Frau Euchner,

Besten Dank für Ihre Antwort.
Ich habe die Versicherung „Avenir Assurance Maladie SA, Rue des Cèdres 5,
1920 Martigny“
angeschrieben und von Ihr keine Antwort erhalten.
Sie haben mir eine Antwort der „Groupe Mutuel“ zukommen lassen, welche ich
schon erhalten habe.

Bitte könnten Sie mir eine Antwort von der Avenir-Versicherung überreichen,
oder mir
schriftlich bestätigen, dass die „Groupe Mutuel“ die gleiche Antwort wie
die Versicherung
„Avenir“ vertritt?

Prämie 2017 Avenir: 466 Fr./Monat/Person
https://www.comparis.ch/krankenkassen/anbieter/avenir-assurances.aspx?providerpagetype=Standard

Prämie 2017 Mutuel: 457Fr./Monat/Person
https://www.comparis.ch/krankenkassen/anbieter/mutuel-assurances.aspx?providerpagetype=Standard

Sodann würde mich bei zweitem Fall interessieren, wieso die
Mutuel-Versicherung
und die Avenir-Versicherung unterschiedliche KK-Prämien anbieten, bei
gleicher
Konzern-Antwort?

Freundliche  Grüsse

Andreas Volkart

Am 19.05.2017 um 13:31 schrieb Stephanie Euchner <offres@groupemutuel.ch>:


